Fundacion Tiempos Nuevos
Purnta Arenas M® 6711
Difusion del Arte v la Cultura

N : '00R02026°
Tipo: EGRESO

La Gramja Fecha: D7/02/201%
Santiago Estado: VIGENTE
AB2BBO0G
Contabilizacién
REGISTRO SIMNDICATO FONDO CAPACITACION ¥ BECAS
Luenta Nombre Cuenta C.losts  Auxiliar TD HeDuacto DR MN® Refer., Debe Haber Descripcion
S B T4 134 Com;}mmisos por Pagar 63014550 TR 2026 OO 13031 1,500,000 SINDICATO FONDO CAPACITACION ¥ BECAS
1-1~30-34 {ta. Chile 167-03377-08 1,500,000 SINDICATO FONDO CAPACITACION ¥ BECAS
TOTAL GENERAL 1500000 1500000
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Veronica Antichevich

S
De: Marcelo Nufiez Galvez
Enviado el: jueves, 31 de enero de 2019 13:32
Para: Veronica Antichevich
cC: Ivén Pino Cardenas

Asunto: RE: Reintegro Sindicato saldo fondo capacitacién y becas

Compromiso creado OD 13021 por $1.500.000 - rut:65014550-K

o interactive

fdarcale Nifiez

Cortador

Adrinistracion v Finanzas

Fona: +56 228 288 017

Museo inferactive Mirador / www mim, ¢l

De: Ivén Pino Cardenas

Enviado el: martes, 29 de enero de 2019 18-31

Para: Marcelo Nifiez Galvez

Asunto: RV: Reintegro Sindicato saldo fondo capacitacién y becas

Marcelo
Fayor generar COMPromiso para pago este jueves

Alte,

=

fvdn Pino Cdrdanas

Centador Generad

Direccidn de Adrn. ¥ Finanzas

Fono [56-2) B2B8OTA # MOV S-059 1750
Musio Interactiva Mirador 7 Www . mim. ¢l

TS Mdgractive



Veronica Antichevich

Lo T T T RR A
De: Ivan Pino Cardenas

Enviado el: Jueves, 31 de enero de 2019 17:31

Para: Veronica Antichevich; Marcelo NGfez Galvez

Asunto: RV: Fondo para capacitacién y becas del Sindicato

Dado para transferir mafiana

De: Jamileth Venegas

Enviado el: jueves, 31 de enero de 2019 17:19

Para: lvédn Pino Cardenas

€C: Patricia Corvalan

Asunto: RV: Fondo para capacitacion y becas del Sindicato

vén
De acuerdo @ lo conversado, confirmao la cuenta del Sindicato porio que agradecerg tu gestin para la transferencia de

£ste concepto comprometido por convenio colectivo

Gracias,

mntee foteraetive

Jumileth Venegas Avala

Direciory de Personas

FOro: +36 228 258 040 / MOV +56 962091632
Museo Intercctive Mirodar 7 www.mim.cl

De: Eduardo Escobar

Enviado el: jueves, 31 de enero de 2019 15:41
Para: Jamileth Venegas; Sindicato Empresas FTN
CC: Ronny Gonzalez; Ximena lara

Asunto: RE: Fondo para capacitacién v becas

Hola si se mantienen

.J Dates del cliente

" Razdn Soctali  SINDICA™ DE SWPREIZa FHOATI0N TIEMESS Rut: &35,

5.014,352-K
Usuario: ROFAD AXTONIG GONES BT ZJIRITE, Rl 20D
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De: Jamileth Venegas

Enviado el: martes, 29 de enero de 2019 17:18

Para: Ivén Pino Cardenas

Asunto: RV: Reintegro Sindicato saldo fondo capacitacion y becas

Ivén
Una vez realizado el reintegro del Sindicato a tesoreria, agradeceré gestionar pago por concepto de este fondo por la
suma de $1.500.000.- de acuerdo al convenic colectivo 2013-2020

fuchas gracias y quedo a la espera de tu confirmacisn
Saludos,

lomileth Venegas Avala

Directora de Personas

FonQ: +56 228 288 040 § Mdwil 458 262091452
fuses menaciivo Mirador /wwwomim.cl

De: Jamileth Venegas
Env ado el: martes, 29 de enero de 2019 17:16
Para: Veronica Antichevich (vantichevich @mim.cl)

€C: vdn Pino Cardenas {iniho@mim.cl)

Asunto: Reintegro Sindicato saldo fondo capacitacion y becas

Verdnica
Te informo que mafiana durante jornada am, Eduardo Escobar actual tesorero del Sindicato, reintegrard la suma de
$594.740.- en efectivo a tesoreria por boleterfa Punta Arenas

Lo antericr es el saldo no utilizado correspandiente al fondo entregado por la Fundacién en el convenio
colective anterior 2017-2018, pot concepto de capacitacion y becas.

Agradecerd su gestion
Atte.,

musee Interactive

Jomifeth Yenegas Avyala

Diraciora de Personas

Forn: +56 228 285 140 § MOVl +56 942001632
Muses iInteraciiva Mirador { wvew.mim.cl




De: Eduardo Escobar

Enviado el: martes, 29 de enero de 2019 11:19
Para: Jamileth Venegas

Asunto: rendicién gastos fondo capacitacion

Jamileth buenos dfas, hubo un cambio en el informe de gastos, finalmente no se entreg6 $52.000, el mismo monto es

un aumento al depésito que sindicato debe hacerle 3 la fundacion, tengo los $594.740 listos para entregar a tesoreria
perv debo pasarle este informe antes, esta disponible ahora en Ja mafiana?

'
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Eduarde Escobar Mendoza

Asistente Direscidn Baucncion

Arga Edlcacion

Fonor 458 228 288019 7 MVl 456 D65973358
Musso Interactive Mircdor / WWWITIMLCI




Veronica Antichevich
De:

Enviado el:

Para:

CC:

Asunto:

Irﬁportancia:

Juan Esteban Casossas B.
Sul Direcior Becuiive
Forg: (56-2) 2828 8011

Museo Interactive Mirador § WA MIMLC

Juan Esteban Casassas
lunes, 04 de febrero de 2019 10:51
Veronica Antichevich
Patricia Corvalan

RV: OD 13031

--oe: servidordetransferencias@bancochile.cl [mailto:servidordetransferencias@ bancochile.cl]

Enviado el: lunes, 04 de febrero de 2019 10:51
Para: luan Esteban Casassas

Asunto; OD 13031
Importancia: Alta

—

A¥IEO TRANSFERENCIAS DE FONDO

Desde Cuenta Corriente del Banco de Chile
Hacia Cuenta Corriente Desting

Banco Dastino

RUT

o Monto de la operacidn
Fecha de Ja operacion

"Sr(a) JUAN CASASSAS BORQUEZ autorizador de FUNDACION TIEMPOS NUEVOS, se ha cursado
de forma correcta la siguiente transferencia de fondos;

: 00-167-03377-08
. 00000000000006848133 Sindicato Emp
* Fund Tiempos Nue -

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
65.014.550-K

1 $1.500.000
1 04/02/2019

Atentamente
Banco de Chile

2,

32 www . bancochile.cl

www.sbif ol




